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SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FOR 
ETABLERING AV FYLLINGSFOT, MIDLERTIDIGE 
ANLEGGSVEIER OG FESTEKONSTRUKSJONER VED 
ANLEGGSVIRKSOMHET. 
 

1. Innledning - Bakgrunnen for behovet for søknad om dispensasjon 
 

 
Det søkes om etablering av fyllingsfot under vann ved deler av Store 
Lungegårdsvannet, midlertidige anleggsveier, lektere/pirer/omlastningsplasser og 
siltgardin. Tiltaket gjelder GBNR 166/1676, 166/1266, 164/1278, 166/1781, 163/24, 
163/1, 162/52, 162/1335, 162/40, 163/570 og 163/22.  
 
Bybanen fra sentrum til Spelhaugen i Fyllingsdalen, byggetrinn 4, skal realiseres. I 
den forbindelse er det per dags dato et pågående planarbeid for etablering av 
Bybanetraseen langs Store Lungegårdsvannet. Planen er ikke endelig vedtatt. Det 
forventes at planforslaget legges ut på høring ved årsskiftet. Planlagt 2. gangs 
behandling og vedtak er vår/sommer 2017.  
 
Som ledd i det pågående planarbeidet, (i planprogrammet vedtatt i Komite for miljø 
og byutvikling den 19.05.2015, sak 179/15, og tidligere politisk behandlet 
orienteringssak den 20.05.16 sak 193/16 og den 02.06.10 sak 184/16), er det fastsatt 
at selve Bybanetraséen skal legges innenfor eksisterende parkområde langs Store 
Lungegårdsvannet. Det er således på den rene at Bybane traseen vil gå langs Store 
Lungegårdsvannet.  
 
Hensettingsspor og øvrig infrastruktur for å kunne frigjøre jernbanesporet til Minde og 
Jernbaneverkets område på Mindemyren, må i tillegg etableres i tilknytning til 
Jernbaneverket sin tomt langs Store Lungegårdsvann. Dette forskyver 
Bybanetraseen lengre mot sørvest.  
 
Planarbeidet viser at Bybanetrasèn kan legges i eksisterende parkområde, mens 
parkarealer, gang- og sykkelanlegg må erstattes på ny sjøfylling på utsiden av 
Bybanetraseen. For å kunne gjennomføre dette, er det nødvendig med utfylling av 
Store Lungegårdsvannets østlige bredde. 
 
Ettersom utfylling av Store Lungegårdsvannet er svært tidkrevende og omfattende 
arbeid, er det nødvendig å gå i gang med deler av utfyllingen allerede nå. Det er 
anslått at utfylling opp til kote minus 4 vil ta omtrent 2 år. En videre utfylling, fra kote 
minus 4 og opp til eksisterende landareal, vil anslagsvis ta ytterligere 6 mnd.  
 

Parallelt med planlagt utfylling i Store Lungegårdsvann, skal Renere havn prosjektet 
starte opp tiltak i Puddefjorden høsten 2016. For å unngå at utfyllingen i forbindelse 
med etablering av Bybanetrasè skal forurense på nytt i Puddefjorden, ble det 
igangsatt en prosess for å se hvilke tiltak som må iverksettes for å hindre spredning 
av forurensede sedimenter ut av Store Lungegårdsvannet.  
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Prosessen ble gjennomført som en serie med koordineringsmøter der deltagere fra 
Bergen kommune, Bybanen utbygging, Renere havn prosjektet, Fylkesmannens 
miljøavdeling, COWI (rådgiver i Renere havn prosjektet) og Sweco (rådgiver i 
bybaneprosjektet), har deltatt i. Det ble i tillegg gjennomført en risikovurdering, og 
vurdert hvilke tiltak som må treffes for at utfyllingsarbeidene ikke skal føre til 
uakseptert spredning av forurensing. 

Videre fremover i Renere havn prosjektet skal Store Lungegårdsvannet tildekkes. Det 
innebærer at eventuell forflytning av forurensinger internt i Store Lungegårdsvann, 
som følge av utfyllingen, vil bli tildekket i etterkant av Renere Havn prosjektet.  

Det er således viktig for fremdriften av Rene Havn prosjektet, at utfylling av Store 
Lungegårdsvannet starter så tidlig som mulig. 

På bakgrunn av ovennevnte er det nødvendig å starte utfyllingen av Store 
Lungegårdsvannet før ny reguleringsplan er vedtatt. Søknad om utfylling innebærer 
således en midlertidig dispensasjon i påvente av vedtatt plan.     
 
Det søkes med dette om midlertidig dispensasjon fra gjeldende plangrunnlag for 
etablering av fyllingsfot i deler av Store Lungegårdsvannet opp til kote minus 4 og 
midlertidige anleggsveier med tilhørende midlertidige lektere/pirer og 
omlastningsplasser, samt siltgardin. Utfyllingen som nå omsøkes innebærer at 
toppen på fyllingen som skal etableres vil være 4 meter under vann. Selve utfyllingen 
vil av den grunn ikke være synlig for omgivelsene etter at arbeidet er ferdig.  
 

2. Dispensasjon fra gjeldende plangrunnlags formål og bestemmelser 
 
Gjeldende plangrunnlag er følgende: 
 

-  60910000 BERGEN. KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2010 – 2021  

- 15780000 – Bergenhus. KDP sentrum 

- 15540000 – Bergenhus. Nygårdstangen  

- 16850000 BERGENHUS. KDP STORE LUNGEGÅRDSVANN SØNDRE DEL 9890100 

BERGENHUS. NYGÅRDSTANGEN - FLØEN. TERMINAL. GANG- OG SYKKELVEG  

- 62640000 BERGENHUS. GNR 163 OG 166. FLØEN - ULRIKEN. DOBBELTSPOR 

19410000 BERGENHUS. GNR 163 BNR 1. 9 M.FL.. MØLLENDAL ØST  

- 19530000 BERGENHUS/ÅRSTAD. GNR 162 DEL AV BNR 40. 52. 53. 1335 OG GNR 163 

BNR 4. 7 OG DEL AV BNR 1. 563. MØLLENDAL VEST. GRØNNEVIKSØREN 60910000 

 

Landarealet ved selve fyllingsfoten er i hovedsak regulert til grønnstruktur og 
friområde i gjeldende kommuneplan og kommunedelplan.  
 
Ved ADO Arena er området avsatt til sentrumsformål i kommuneplan, gangareal med 
byromsbruk i kommunedelplan, og fortau/gangareal/plass i gjeldende 
reguleringsplan. 
 
Ved Fløen er området avsatt til sentrumsformål i kommuneplan, og Allmennyttige 
formål i gjeldene kommunedelplan.  
 
Ved Grønneviksøren/Møllendal er området avsatt til grønnstruktur i kommuneplan, 
friområde i kommunedelplan, og parkformål i reguleringsplan. 
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Arealet i sjø er i hovedsak avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag i gjeldende 
kommuneplan, samt til vannareal for allmenn flerbruk i gjeldende kommunedelplan. 
Stedvis er arealet i sjø regulert til friområde ved ADO, småbåthavn ved 
Grønneviksøren og Fløen, samt friluftsområde i sjø og vassdrag. 
 
I tillegg følger det av Kommuneplanens § 4.1, samt Kommunedelplanens § 3.1 at det 
gjelder byggegrenser langs sjø. 
 
Omsøkte tiltak er i strid med samtlige formål og tilhørende bestemmelser i gjeldende 
plangrunnlag. Omsøkte tiltak er dermed formelt sett avhengig av midlertidig 
dispensasjon, jf § 19-2. 
 
I plan- og bygningsloven (pbl.) § 19-2 stilles det vilkår om at det ikke gis dispensasjon 
"dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens 
formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering". 
 
Det er med andre ord to vilkår som må være oppfylt for at det skal kunne gis 
dispensasjon. For det første må dispensasjonen ikke innebære at hensynene bak 
bestemmelsene det dispenseres fra blir ”vesentlig tilsidesatt”. For det andre må 
fordelene ved dispensasjon være ”klart større” enn ulempene ved å dispensere.  
 
I tillegg skal det legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet, jf pbl § 19-2 (3).  
 
Videre følger det av pbl. § 30-5 at «Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg, 
jf § 20-1 første ledd bokstav j, må ikke plasseres slik at de hindrer allmenn ferdsel eller 
friluftsliv, eller på annen måte fører til vesentlig ulempe for omgivelsene. For 
overnevnte tiltak gjelder bestemmelser gitt i eller i medhold av loven så langt de 
passer.»  
 

3. Hensyn bak gjeldende planformål og bestemmelser 
 
Omsøkte tiltak er i strid med gjeldene planformål og underliggende bestemmelser, 
både på land og i sjø. Det bemerkes at plangrunnlaget er regulert noe ulikt, men at 
hensynene bak de ulike formålene i det vesentlige er sammenfallende og vil bli 
vurdert samlet.  
 
Hensynene bak grønnstruktur, friområde og park, er bl.a. å bevare eksisterende 
grønne områder, sikre park og grønne elementer i området. Hensynet bak 
sentrumsformål er bl.a. å legge til rette for en tettere bebyggelse i tråd med 
sentrumsstruktur. Hensynet bak formålet gangareal med byromsbruk, samt 
fortau/gangareal/plass er å sikre tilgjengelighet for allmennheten i området. Dette 
gjelder også allmennyttige formål. 
 
Hensynene bak formålene i sjø, er å bevare sjøareal til bl.a. natur, fiske, friluft, båtliv 
og andre lignende interesser i sjø. Hensynet bak bestemmelser om byggegrense i 
sjø er å sikre allmenne interesser i sjø, samt bevare strandsonen mest mulig 
funksjonell. I tillegg ligger det hensyn om å verne landskapet langs strandsonen. 
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Det skal som utgangspunkt ikke tillates tiltak som kan vanskeliggjøre de konkrete 
formål i vedtatt plan. 
 
Utfylling langs Store Lungegårdsvannet er planlagt gjennomført ved bruk av lektere 
sjøveien, og med utfylling langs strandsonen. Her vil lastebiler kunne arbeide fra øst 
mot vest etter hvert som midlertidig landareal etableres. Ved å arbeide langs 
strandsonen, vil man bevare eksisterende grønnstruktur i løpet av anleggsfasen. 
Dette vil sikre at gang- og sykkelanlegget blir oppretthold i anleggsfasen. Ved en slik 
gjennomføringsmodell vil hensynene bak grønnstruktur bli mindre skadelidende enn 
hvis oppstart av tiltaket skjer samtidig med oppstart av bygging av bybane.  
 
Utfylling og anleggsvirksomheten som medfølger vil innebære normale ulemper slik 
som støy, støv og muligens til tider lukt. Den midlertidige anleggsvirksomheten ved 
Møllendal vil i større grad foregå på eksisterende landareal, slik at selve formålet 
grønnstrukturen i større grad blir berørt. Det bemerkes imidlertid at de faktiske 
forhold på eiendommen ved Møllendal per i dag ikke bærer preg av å være 
grønnstruktur. I tillegg vil anleggsarbeidene være midlertidige, slik at området etter 
endt anleggsvirksomhet skal tilbakeføres i tråd med formålet.  
 
De omsøkte anleggsveiene med tilhørende lektere/pirer/omlastningsplasser og 
siltgardin er kun midlertidige, med varighet begrenset til anleggsfasen, estimert til å ta 
rundt 2 til 2 ½ år. Under enhver omstendighet er dette anleggsvirksomhet som 
uansett må foretas når planen er vedtatt. 
 
Vi kan således ikke finne at hensynene bak formålet på land vil bli skadelidende, jf 
pbl § 19-2 eller medfører vesentlig ulempe for omgivelsene, jf. pbl. § 30-5. 
  
Når det gjelder hensynet bak formålet bruk og vern av sjø og vassdrag, vil en utfylling 
som omsøkt gjøre bunn-nivået grunnere. Utfylling innebærer at nye masser vil tilføres 
sjøbunnen. Imidlertid følger det av tiltaksplanen at: 
 

Utfyllingsområdet er preget av menneskelig aktivitet, og utfylling vil skje over både 

eksisterende utfylte sprengsteinsmasser og over uberørte, siltige og løse sedimenter. 

Området Nygårdstangen og Store Lungegårdsvann inneholder ingen sårbare eller prioriterte 

naturtyper og arter. Det er ikke registrert viktige biotoper i eller i nærheten av Store 

Lungegårdsvann. Bassenget er anoksisk og vil tidvis være tilnærmet fritt for liv. Det foreligger 

informasjon om at det går opp sjøørret, laks, røye og stingsild i Møllendalselven og at det 

kan observeres fisk (torsk) i Strømmen. Ingen av disse er klassifisert som lokalt, regionalt 

eller nasjonalt viktige i Naturbase.no.  

Det er gjort mange observasjoner av sjøfugl på Store Lungegårdsvann. Det er flest 

observasjoner av sjøfugl utenom hekketid, mens fiskemåke og makrellterne er de artene 

som er observert i hekketiden, og de kan trolig hekke i området rundt Store Lungegårdsvann.  

Anleggsfasen vil kunne forstyrre fuglelivet. Etter endt tiltak vil imidlertid fuglelivet på 
lokaliteten trolig ikke være negativt påvirket. 

Det kan med dette sluttes at utfyllingen til kote minus 4 ikke vil medføre varige 
ulemper for naturopplevelser, friluftsliv o.l. i Store Lungegårdsvannet. Det er heller 
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ingen sårbare eller prioriterte naturtyper og arter i sjø som vil bli skadelidende ved 
utfyllingen. 
 
En utfylling opp til kote minus 4 vil ikke være synlig fra land. Det vil fortsatt være 
mulighet til å ta i bruk sjøarealet over kote minus 4, slik at ikke hensynene bak 
formålet vil bli skadelidende. Anleggsvirksomheten vil innebære innskrenkning på 
båtaktivitet på deler av Store Lungegårdsvann. Også her vil ulempen være av 
midlertidig karakter i løpet av anleggsfasen, og som uansett må foretas etter at 
planen er vedtatt. Vi kan ikke se at utfylling vil medføre at hensynene bak formålet i 
sjø vil bli vesentlig tilsidesatt, jf pbl § 19-2, eller som medfører vesentlig ulempe for 
omgivelsene, jf. pbl. § 30-5. 
 
Det må tillegges betydelig vekt i vurderingen at tiltakene er i tråd med formål i 
fremtidig plan, og politiske vedtak om plassering av ny bybanetrase langs Store 
Lungegårdsvannet. Det foreligger en omfattende og pågående planprosess på det 
aktuelle området. Omsøkte tiltak vil dermed ikke vanskeliggjøre fremtidig regulering. 
  
Alle overordnete forhold vurderes å bli avklart i den pågående planprosessen. På 
denne måten kan det dermed argumenteres for at hensynet bak formålet ikke vil bli 
skadelidende, da tiltaket er i tråd med fremtidig plan.  
 
 

4. Fordelene ved dispensasjon må være ”klart større” enn ulempene.  
 
En innvilgelse av dispensasjon for omsøkte tiltak vil klart gi en rekke fordeler.  
 

 Fremdrift: 
 
For det første vil man kunne gå i gang så tidlig som mulig, slik at fremdriften til 
Bybanen byggetrinn 4 går som planlagt. Utfylling av masser av det volum som er 
nødvendig i det konkrete tilfellet, vil ta lang tid. Det er derfor avgjørende at man kan 
påbegynne denne prosessen så tidlig som mulig.  
 
I tillegg vil det være en fordel for samfunnet generelt sett at man kan ta i bruk parken, 
samt Bybanetraseen til Fyllingsdalen på et tidligst mulig tidspunkt. Det er i dag stort 
press på kollektivtrafikken. En dispensasjon og tidlig oppstart av utfyllingen, vil 
medføre at området raskere kan reetableres og opprustes når det gjelder strandsone, 
turstier og fremkommelighet, hvilket må tillegges betydelig vekt i 
dispensasjonsvurderingen.  
 

 Byggteknisk:  
 

Det vil byggeteknisk være svært fordelaktig å påbegynne fyllingsfoten opp til kote 
minus 4 så tidlig som mulig, slik at massene får satt seg før fyllingen i dagen skal 
igangsettes. Påbegynnelse av fyllingsfoten er nødvendig for at fyllingsfoten og 
massene skal sette seg, før endelig utfylling av landareal kan utføres når godkjent 
reguleringsplan foreligger. Massene vil bli mer stabile dersom utfyllingen utføres i 
flere etapper. Utfylling av masser av det volum som er nødvendig i det konkrete 
tilfellet, vil ta lang tid. Det er derfor avgjørende at man kan påbegynne denne 
prosessen så tidlig som mulig.  
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Flytting av godsfunksjoner på Mindemyren til Nygårdstangen fører til at 
godsterminalen må utvides ut mot dagens park. En tidlig utfylling til kote -4 vil kunne 
fremskynde videre utfylling for å reetablere landareal som kan brukes til rigg og 
anleggsområde for bygging av Bybanen.  
 

 Ivaretakelse av gang- og sykkeltrafikk i anleggsfasen: 
 

Tidlig oppstart av utfylling vil opprettholde gang- og sykkelanlegg langs Nonneseter i 
anleggsfasen. Tilgjengelig gang- og sykkelanlegg langs Nonneseter er viktig for 
svært mange trafikanter i Bergen, og bør tillegges betydelig vekt i vurderingen.  
 

 Koordinering med Renere Havn prosjektet 
 
Det er et krav i pbl § 19-2 at det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, 
miljø. 
Tiltaket er gunstig i forhold til planlagt miljøsanering av sjøbunnen. Renere havn 
starter tildekking av sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet i 2019. Mest mulig av 
utfyllingen til park bør være gjennomført før tildekkingen starter, slik at faren for å 
redusere effekten av tildekkingen blir minst mulig. 
 
Koordinering i samarbeid med Renere Havn prosjektet, vil gi en svært god 
samfunnsmessig og miljømessig fordel, slik at miljøtiltak (tildekking og etablering av 
ny sjøbunn) i Store Lungegårdsvann kan gjennomføres.  
 
Tidlig oppstart av fyllingsarbeider vil føre til at området kan bli rent langt tidligere enn 
antatt, og redusert omfang av den delen av Renere havn-prosjektet som omfatter 
Store Lungegårdsvannet. Dette vil gi fordeler for brukerne av den nye bydelen som 
vokser frem i Møllendal der det nå etableres boliger, høyskole og næring. 
 
Renere Havn prosjektet er etablert med ressurser og fagpersoner. Ved å samkjøre 
prosessene, vil man utnytte disse ressursene på en god måte og dermed øke 
kvaliteten på sluttresultatet. Synergier kan også være raskere fremdrift og bedre 
kostnadseffektivitet, både for Renere Havn prosjektet og Bybaneutbyggingen.  
 
Det bør tillegges betydelig vekt at utfyllingen koordineres med Renere Havn 
prosjektet. 
 

 Øvrige fordeler: 
 
Videre vil det være svært fordelaktig å kunne starte utfylling allerede nå, ettersom 
man per i dag har tilgang til steinmasser. Bruk av tilgjengelige steinmasser i tiltaket, 
er gunstig økonomisk og av stor samfunnsnytte. En tidlig oppstart av utfyllingen, 
innebærer også mulighet for bruk av sprengstein fra Haukelandstunellen, hvilket igjen 
innebærer kort transportvei, god ressursbruk av steinmassene som redusert 
forurensning i forbindelse med frakt av sprengstein (kortreist).  
 
Tidlig oppstart legger til rette for at perioden uten park blir kortere. Eksisterende park 
vil bli borte når bygging av bybanetrase kommer i gang. Den reetablerte parken kan 
komme raskere ved tidlig oppstart av utfylling. 
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Det er klart at anleggsvirksomhet i et nærområde er en ulempe for naboer, i form av 
økt støy, lukt og støv osv. Ulempene er likevel midlertidige. På lang sikt vil det 
innebære betydelige fordeler å påbegynne anleggsarbeidet allerede nå, slik at 
bybanen hurtigs mulig kan realiseres med de fordeler dette innebærer for samfunnet.  
 
Det foreligger etter dette svært mange fordeler med å påbegynne utfyllingen før 
planen er endelig vedtatt. Vi kan ikke se at innvilgelse av omsøkte dispensasjon vil 
medføre noen ulemper av nevneverdig grad, da de vi har nevnt uansett vil komme 
når planen er vedtatt og bybanen skal etableres i henhold til den.  
 
Fordelene ved å gi dispensasjon vurderes å være klart større enn ulempene etter en 
samlet vurdering, jf pbl § 19-2. 
 

5.  Konklusjon:  
 
Det kan konkluderes med at hensynene bak gjeldene planformål ikke vesentlig 
tilsidesettes og at fordelene veier klart tyngre enn ulempene i dette tilfellet. Vi 
anmoder derfor Bergen kommune om å gi dispensasjon som omsøkt, jf. pbl. § 19-2. 
 
 

6.  Subsidiær dispensasjon, avstand til nabogrense 
 

I plan- og bygningslovens § 29-4 stilles det krav til tiltakets plassering, høyde og 
avstand fra nabogrense.  
 
Det bemerkes at det ikke etableres nye veier. Det er tale om omdisponering av 
eksisterende veier, hvor det blir økt anleggsvirksomhet i en periode.  
 
Omsøkte tiltak er stedvis plassert nærmere naboeiendom enn det som følger av § 
29-4, og det er noe tvil om omdisponering av bruk være avhengig av dispensasjon fra 
avstandsbestemmelsen.  
 
Det søkes med dette om subsidiær dispensasjon. Det bemerkes at anleggsveiene er 
midlertidige og vil av den grunn tilbakeføres i tråd med gjeldende plangrunnlag. 
Strekningene hvor anleggsveien kommer nærmere nabogrensen enn 
avstandsbestemmelsen tillater, er i all hovedsak på offentlig vei. 
 
Relevante hensyn bak avstandsbestemmelsen er utsikts- og lysforhold, naboer, 
omkringliggende miljø og brannsikring.  
 
I dette tilfellet er det i hovedsak tale om midlertidige anleggsveier som i hovedsak 
skal plasseres i eksisterende veiareal. Tiltaket vil av den grunn ikke innebære 
nevneverdig endring av eksisterende bruk. Ettersom tiltaket er utfylling til kote –4, 
samt midlertidige anleggsveier, er det på det rene at hensynene bak bestemmelsen 
ikke vil bli skadelidende.  
 
Vi vurderer det derfor slik at hensynene bak avstandsbestemmelsene ikke blir 
vesentlig tilsidesatt i dette tilfellet. Det foreligger klare fordeler med å dispensere fra 
bestemmelser, jf tilsvarende dispensasjonsvurdering ovenfor.  
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Fordelene ved at det gis dispensasjon må sies å klart overveie ulempene i dette 
tilfellet.  
 
Vi kan ikke se at det får negative konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og 
tilgjengelighet at man gir dispensasjon i dette tilfellet. 
 

7. Konklusjon: 
 

Det kan konkluderes med at hensynene bak gjeldene planformål ikke vesentlig 
tilsidesettes og at fordelene veier tyngre enn ulempene i dette tilfellet. Vi anmoder 
derfor Bergen kommune om å gi dispensasjon som omsøkt, jf. pbl. § 19-2. 


